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De : Susy Pinheiro <susy.prti@gmail.com>
Assunto : Diligência - PE 012/20 DPRJ

Para : NÚCLEO DE LICITAÇÕES
<nulic@defensoria.rj.def.br>

Cc : Ewerton PALMEIRA <ewerton.prti@gmail.com>

Zimbra 11999584767@defensoria.rj.def.br

Diligência - PE 012/20 DPRJ

ter, 13 de out de 2020 11:15

6 anexos

Prezado Pregoeiro,

Segue anexo esclarecimento quanto a Diligência realizada referente ao Pregão 012/20.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Att,

CARTA RESPOSTA.pdf
599 KB 

NOTAS EXPLICATIVAS.pdf
487 KB 

ANEXO 1 - E-MAIL - SUPORTE SISTEMA.pdf
146 KB 

ANEXO 2 - BALANCETE ANALÍTICO.pdf
2 MB 

ANEXO 3 - BALANÇO PATRIMONIAL.pdf
485 KB 

ANEXO 4 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ.pdf
963 KB 
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Leonardo Amancio

De: Rotelli, Vanessa Machado de Souza <vanessa.rotelli@ao3tech.com>

Enviado em: sexta-feira, 9 de outubro de 2020 12:01

Para: Leonardo Amancio

Cc: Alves, Leticia

Assunto: RES: Duvida - Urgente

Bom dia Leonardo tudo bem? 

 

Conforme verifiquei em a acesso na sua máquina. 

O erro ocorreu devido a atualização do plano dentro do sistema ter sido feito de forma incorreta. 

Ao atualizarmos novamente do mês 06 a 12 mantendo os saldos lançados como saldo inicial. 

O balanço apresentou saldo correto. 

O problema estava apenas na atualização do plano contábil para atualizar as tabelas do sistema. 

 

Atenciosamente. 

 

 

Vanessa Machado de Souza Rotelli 

Technical Support Assistant Knowledge Services – 
Customer Care 

          

 

 

De: Leonardo Amancio <contabil@contabilidadepatrimonio.com.br>  

Enviada em: sexta-feira, 9 de outubro de 2020 10:10 

Para: Rotelli, Vanessa Machado de Souza <vanessa.rotelli@ao3tech.com> 

Cc: Alves, Leticia <leticia.alves@ao3tech.com> 

Assunto: RES: Duvida - Urgente 

 

Segue. 

 

Por gentileza, me envie um e-mail confirmando o recebimento. 

Atenciosamente, 

 
Endereço: Av. Geremário Dantas, 197 - Loja 204 - Tanque - Rio de Janeiro/RJ. 

Tel: 21 2424-9155  Fax: 2424-9308. 

www.contabilidadepatrimonio.com.br 
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De: Rotelli, Vanessa Machado de Souza [mailto:vanessa.rotelli@ao3tech.com]  

Enviada em: sexta-feira, 9 de outubro de 2020 09:58 

Para: Leonardo Amancio 
Cc: Alves, Leticia 

Assunto: RES: Duvida - Urgente 

 

Bom dia Leonardo 

 

Me envie o balancete no mês 12. 

 

Aguardo. 

 

 

 

Vanessa Machado de Souza Rotelli 

Technical Support Assistant Knowledge Services – 
Customer Care 

          

 

 

De: Leonardo Amancio <contabil@contabilidadepatrimonio.com.br>  

Enviada em: sexta-feira, 9 de outubro de 2020 09:55 

Para: Rotelli, Vanessa Machado de Souza <vanessa.rotelli@ao3tech.com> 

Assunto: Duvida - Urgente 

 

Bom dia Vanessa, 

Estamos com um grande problema no sistema contábil. Foi realizado um encerramento em 31/12/2019 porém, 

consta uma diferença absurda nos valores do Patrimônio Líquido e o valor que consta como total do passivo não 

está somado corretamente. Existem saldos iniciais em 06/2019, foi utilizada a rotina de encerramento. Como 

solucionar esta questão? 

Segue: 

ENCERRADO EM: 31/12/2019

                                                    
   ATIVO      PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 

            

  
                   ATIVO CIRCULANTE         PASSIVO CIRCULANTE 

  
         Caixa Geral              Impostos e Contribuições a Recolher 

  

  
            Caixa e Equivalentes 427.091,50 D               Simples Nacional a recolher 

  
         Impostos a Recuperar 

   

  
   

              INSS 
 

  

  
            INSS 391,04 D               FGTS 

  

           Contas a Pagar 

  

              Fornecedores 

  

           PESSOAL 

  

              Salários e Ordenados a pagar 
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              Pró-Labore a pagar 

  

        PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

  

           Capital Social 

  

              Capital Social Subscrito 

  

           Lucros/Prejuízos Acumulados 

  

              Lucros Acumulados de Exercícios Anterior 

  

              Lucros do Exercício Atual 

  

              (-) Prejuízos do Exercício Atual 

  
TOTAL DO ATIVO.............................................. 427.482,54 D 

  
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO 

            

  
             

 

 

 

Por gentileza, me envie um e-mail confirmando o recebimento. 

Atenciosamente, 

 
Endereço: Av. Geremário Dantas, 197 - Loja 204 - Tanque - Rio de Janeiro/RJ. 

Tel: 21 2424-9155  Fax: 2424-9308. 

www.contabilidadepatrimonio.com.br 

 












